
Goedemorgen ,
Conform afspraken gaan wij akkoord met 50% van €  aan kosten tlv. onze gebouwen begro�ng.
Onderstaand overleg/ toestemming direc�e en beleidsmedewerker huisves�ng.
Hoop dat we e.e.a. hiermee spoedig in gang kunnen ze�en.
Met dank voor alle genomen moeite,
Groet,

 Nijmegen

Van:  < @jos phscholen.nl>
Verzonden: woensdag 22 april 2020 07:38
Aan:  < @petruscanisius.nl>;  < @petruscanisius.nl>
Onderwerp: RE: Opdracht 134749/1- Petrus Canisius aanpassing 2 kozijnen
Dag , ,
Ik ben ook voor een oplossing.
Het dichtze�en van een gevelraam doet een schilder normaliter niet zonder overleg….
Ik ben akkoord met een deling van kosten.
Stem jij dit af met ?
Met vriendelijke groet,

beleidsmedewerker huisvesting

@josephscholen.nl

,  Nijmegen

 | josephscholen.nl

Van:  < @petruscanisius.nl>
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 14:10
Aan:  < @petruscanisius.nl>;  < @josephscholen.nl>
Onderwerp: RE: Opdracht 134749/1- Petrus Canisius aanpassing 2 kozijnen
Het is arbo gezien in mijn ogen noodzakelijk dat hierin iets gebeurt. Ven�la�e.
Dus wat mij betre� wordt het uitgevoerd. In de huisves�ngsbegro�ng is hier niets voor gereserveerd. Maar dat zou toch niet
het bezwaar moeten zijn.
Met vriendelijke groet,

Directeur basisschool Petrus Canisius (RDO)

 Nijmegen

@petruscanisius.nl

From: " " < @petruscanisius.nl>
Sent: 22/04/2020 09:16:16
To: " " < @nijmegen.nl>
Cc:
Subject: FW: Opdracht 134749/1- Petrus Canisius aanpassing 2 kozijnen
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Van:  < @petruscanisius.nl>
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 14:08
Aan: @josephscholen.nl;  < @petruscanisius.nl>
Onderwerp: FW: Opdracht 134749/1- Petrus Canisius aanpassing 2 kozijnen

Dag , ,
Kunnen we leven met het kostenplaatje ; 50% van €  ?
Dan komt er tenminste een eind aan het “ getouwtrek”.
“” de kosten en een toeslag van 6% van Heyday doorbelast wordt aan jullie. Dus voor een totaal van €  x (6% van
2005,05) = € .””
Hoor wel ..

Groet,

 Nijmegen

Van:  < @nijmegen.nl>
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 14:01
Aan:  < @petruscanisius.nl>
Onderwerp: RE: Opdracht 134749/1- Petrus Canisius aanpassing 2 kozijnen
Beste ,
Ik ben bezig geweest om te achterhalen wie opdracht hee� kunnen geven voor het dichtki�en van een raam in combina�e
met de zonwering. Ik heb hier geen documenta�e over kunnen vinden, alleen geven collega’s aan dat vanuit ons hier geen
aanleiding toe zou zijn. Ik begrijp uit jouw eerdere reac�e dat deze informa�e ook niet bij jullie beschikbaar is.
Om hier snel een besluit op te kunnen nemen stel ik voor om voor deze vraag de kosten (eenmalig en geheel onverplicht) te
delen. Is dat akkoord?
Met vriendelijke groet,

Assetmanager Vastgoed

Gemeente Nijmegen

@nijmegen.nl
bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Van:  < @petruscanisius.nl>
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 10:48
Aan:  < @nijmegen.nl>
Onderwerp: FW: Opdracht 134749/1- Petrus Canisius aanpassing 2 kozijnen
Goedmorgen ,
Ter herinnering van onze mail d.d. 30-03-2020 ( met eerste melddatum opdracht 25-09-2019) .
n.a.v. dit bericht (onderstaand) hadden we gehoopt op een heroverweging van eerder bericht m.b.t. aan ons door te
belasten kosten.
Hoor graag van U,
Groet,

 Nijmegen
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Van:  < @petruscanisius.nl>
Verzonden: maandag 30 maart 2020 08:26
Aan:  < @nijmegen.nl>
Onderwerp: FW: Opdracht 134749/1- Petrus Canisius aanpassing 2 kozijnen

Goedemorgen  ,
n.a.v ons telefonisch contact stuur ik u bijgaand foto’s ter ondersteuning van onze mo�va�e en ter beoordeling of de
Gemeente Nijmegen conform de afspraken doordecentralisa�e met S�ch�ng Josephscholen wil heroverwegen of kosten
voortvloeiend uit opdracht 134749/1 voor haar rekening gaat nemen.
*Kozijn in kantoor IB/ Direc�e kan niet voldoende geopend worden bij gebruik screen, voorstel aanpassing draai- naar
kiepstand ivm veiligheid op loophoogte.
*Kozijn aula/teamkamer de enige beluch�ngsmogelijkheid ( buiten de toegangsdeur) in deze ruimte zou het
dichtgemaakte kozijn zijn.
Wij zijn in de veronderstelling dat gebruiker in het verleden geen opdracht hee� gegeven een func�oneel kozijn (
teamkamer) te laten afdichten, rekening houdend met het feit dat gebruiker de binnenzijde van kozijn in de originele
staat hee� behouden.
Ook voor de IB/Direc�e kamer kunnen we ons niet voorstellen dat we een screen op zodanige wijze hebben laten
plaatsen, dat gebruik van uitzetraam niet meer mogelijk zou zijn.
Wij hopen natuurlijk op een heroverweging van ( kosten) besluit.
Groet en alvast een fijn weekend,

 Nijmegen

Van:  < @josephscholen.nl>
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 13:51
Aan:  < @petruscanisius.nl>
Onderwerp: RE: Opdracht 134749/1- Petrus Canisius aanpassing 2 kozijnen
Dag ,
Op zich kan dit wel maar in beginsel zijn wij gebruikers en geen eigenaar van het gebouw.
Wie van de gemeente zegt dat dit niet door de gemeente vergoed wordt?
Is er überhaupt wel eens overleg over renova�e/onderhoud van het gebouw?
Bij wie moet je hiervoor zijn?
Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker Huisves�ng

Nijmegen
Tel:
Mob: 
Email: @josephscholen.nl

Van:  < @petruscanisius.nl>
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 10:22
Aan:  < @josephscholen.nl>
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a : ete gge aa p @josep sc o e .
Onderwerp: FW: Opdracht 134749/1- Petrus Canisius aanpassing 2 kozijnen
Dag ,
Nog een openstaande vraag.
Is er akkoord voor herstel – aanpassing van deze kozijnen.
Ivm kostenbelas�ng gebouwen ?
Wanneer herstel ?
Groet,

 Nijmegen

Van:
Verzonden: maandag 2 maart 2020 09:16
Aan: @josephscholen.nl' < @josephscholen.nl>
CC:  < @petruscanisius.nl>
Onderwerp: FW: Opdracht 134749/1- Petrus Canisius aanpassing 2 kozijnen
Dag ,
Ga je akkoord met de kosten die de aanpassing van het openmaken van kozijn ( ruimte IB-er) en koffiekamer met zich
meebrengt ?
Heb begrepen dat Gemeente deze kosten niet op zich wil nemen.
Hoor wel..
Groet,

 Nijmegen

Van:  < @nijmegen.nl>
Verzonden: woensdag 26 februari 2020 14:23
Aan:  < @petruscanisius.nl>
Onderwerp: FW: Opdracht 134749/1
Beste ,
Onderstaand verzoek is via  van Heyday bij mij terecht gekomen. Ik denk dat Bureau Vastgoed akkoord kan gaan met
de gewenste aanpassing. Wat ik nog graag van jullie terug wil krijgen is of dat het duidelijk is dat de kosten en een toeslag
van 6% van Heyday doorbelast wordt aan jullie. Dus voor een totaal van €  x (6% van  = € .
Zo ja, dan zal ik na overleg met een bouwkundige hierover akkoord geven. Is er ook op een tekening aangegeven welke
ramen aangepast gaan worden?
Met vriendelijke groet,

Assetmanager Vastgoed

Gemeente Nijmegen

@nijmegen.nl
bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Van: @heydayfm.nl < @heydayfm.nl>
Verzonden: woensdag 26 februari 2020 09:37
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Aan:  < @nijmegen.nl>
Onderwerp: Opdracht 134749/1

Beste , dit naar aanleiding van een verzoek van de school, deze klus is een aanpassing.
indien akkoord ontvangen wij graag een VPL.
M.vr.gr. 
Met vriendelijke groet,

T 
E @heydayfm.nl

RFQ

Cuppens +zn aannemers BV

 Nijmegen

Datum | 25-09-2019 Contact | Telefoon |
Ons
kenmerk

| GN SA134749/1 E-mail | @heydayfm.nl

Onderwerp | Offerteaanvraag (RFQ) voor: Aanvraag meerwerk (bouwkundig)

Geachte ,

Hierbij verzoeken wij u ons een offerte te doen toekomen voor navolgende werkzaamheden:
Het veranderen van de draairichting van de ramen zodat deze naar binnen open gaan i.p.v. naar buiten.

Graag contact met over welke ramen het precies gaat.

(i.v.m. opdracht vanuit de gemeente graag een raming afgeven indien de kosten <€  blijven)

Oorspronkelijke aanvraag van:   ( ) Telefoonnummer: 

Uw offerte uiterlijk in te dienen op 15-10-2019 09:43

Uw offerte dient een bindend en onherroepelijk aanbod te bevatten en dient door u tenminste 60 dagen gestand te
worden gedaan.
Het aanbod dient een vaste prijs te bevatten voor de bovenvermelde werkzaamheden. Indien niet kan worden
overgegaan tot het uitbrengen van een opgave van een vaste prijs dient dit gemotiveerd te worden en dient een zo
nauwkeurig mogelijke raming te worden afgegeven.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot bovenvermelde contactpersoon.

Voorwaarden en condities:
Op deze offerteaanvraag en een op basis hiervan te verstrekken opdracht zijn uitsluitend en onverkort de voorwaarden
en condities van opdrachtovereenkomst nr. 2000005/IK15/0018/OO d.d. 01-01-2016 van toepassing.

Bezoek/afleveradres:
Gemeente Nijmegen
Locatie:  Citycomplex
Gebouw: 04  - 

 (school)
Verdieping:
Ruimte: ()

Offerte s.v.p. sturen naar:
HEYDAY Integrated Facility
Management BV
T.a.v. Gemeente Nijmegen
Postbus 80009

Eindhoven
@heydayfm.nl

Opdracht behandelen:

Scan of klik om de opdracht te
behandelen:
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https://aagn.facilitor.nl/?u=opdracht&k=26355&lbdr=22&hmac=1582706225%3AJ87fq8awBjvKZiWe2aH6U0ztF8A


Pandsoort: Onderwijs
Interne eigenaar: Vastgoed, Sport en Accommodaties
Categorie onderhoud: Verhuurdersonderhoud
Soort monument: Geen
Dynamisch/statisch: Dynamisch
Communicatie: Stichting St. Josephscholen
Openingstijden: In overleg met de huurder.
Contactpersoon: Stichting St. Josephscholen

Met vriendelijke groet,
HEYDAY Integrated Facility Management BV

Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend.

Gelieve in alle correspondentie betreffende deze opdracht het ordernummer  te vermelden.

Servicedesk Gemeente Nijmegen | |Postbus 80009 | Eindhoven | @heydayfm nl
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Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen
In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet Artikel Omschrijving Pagina's

Wet open overheid Art. 5.1 lid 2 sub e De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 1, 2, 3, 4, 5, 6

Wet open overheid Art. 5.1 lid 2 sub f De bescherming van andere dan in het eerste lid, 

onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige 

bedrijfs- en fabricagegegevens

1, 2, 4, 5, 6


