
Goedemorgen ,

Zojuist probeerde ik je te bellen, maar kreeg geen voicemail, daarom een mail. Hopelijk heb je een fijne
zomerperiode achter de rug?

Ik kom graag bij jou in beeld m.b.t. de uren inzet woo verzoek Valkhof:
Op dit moment hebben wij ruim  pagina's te verwerken . Gezien de complexi�eit en omvang
verwachten wij tussen de  woo juristen in te ze�en. Kun jij akkoord geven op deze inzet, dan kan het
team direct aan de slag en lopen we geen vertraging op.

Ik begreep ook van  dat e.e.a. nog niet compleet is. Zodra we weer nieuwe documenten ontvangen, geef ik
uiteraard wederom de ureninzet aan jou door.

Graag ontvang ik jouw bericht.
Met vriendelijke groeten,

Meander 1061, 6825 MJ Arnhem
M: 06-  | T: 088-0456789

@eiffel.nl | www.eiffel.nl     

Van:  < @nijmegen.nl>
Verzonden: maandag 22 juli 2024 09:54
Aan:  | EIFFEL < @eiffel.nl>
CC:  < @nijmegen.nl>
Onderwerp: FW: Verplich�ngnummer
Beste ,
Misschien dubbelop, maar voor de zekerheid hierbij het verplich�ngennummer dat jullie moeten gebruiken voor de
facturen.
Groet,

Gemeente Nijmegen
0

From: "  | EIFFEL" < @eiffel.nl>
Sent: 02/09/2024 11:18:33
To: " " < @nijmegen.nl>

Cc: " " < @nijmegen.nl>, "  |
EIFFEL" < @eiffel.nl>

Subject: ureninzet Re: Verplichtingnummer
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https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEiffelArnhem%2F&data=05%7C02%7Ci.van.der.coelen%40nijmegen.nl%7Cf432f01ad0cf48ce498708dccb27dce8%7C50a8fda284a94063b1b2db6af68e04ae%7C0%7C0%7C638608619461355207%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=haaYe2m7CYjb1uMCnsfx1%2BUaEgoFRCXNUkiDL%2Feg%2B4k%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.linkedin.com%2Fcompany%2Feiffel&data=05%7C02%7Ci.van.der.coelen%40nijmegen.nl%7Cf432f01ad0cf48ce498708dccb27dce8%7C50a8fda284a94063b1b2db6af68e04ae%7C0%7C0%7C638608619461364519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=SbFjHAbT5hNiNojNAshVe%2FRfXXLI19icOXGPCkANEUo%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCWgwyXFaqTaeCQbL73guBvg&data=05%7C02%7Ci.van.der.coelen%40nijmegen.nl%7Cf432f01ad0cf48ce498708dccb27dce8%7C50a8fda284a94063b1b2db6af68e04ae%7C0%7C0%7C638608619461374646%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=rwljMVhB0ZNeFHWqWrWYY9RXbuhmo3XEs%2FwTRzL5yAo%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Feiffel_nl%2F&data=05%7C02%7Ci.van.der.coelen%40nijmegen.nl%7Cf432f01ad0cf48ce498708dccb27dce8%7C50a8fda284a94063b1b2db6af68e04ae%7C0%7C0%7C638608619461383743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=E1bzWducbZJUpLxAHjh93ckynks4%2F9JUNdijK5Nhob8%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.twitch.tv%2Feiffel_nl&data=05%7C02%7Ci.van.der.coelen%40nijmegen.nl%7Cf432f01ad0cf48ce498708dccb27dce8%7C50a8fda284a94063b1b2db6af68e04ae%7C0%7C0%7C638608619461391578%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=FBH3dRI0XEJXlBjNV4Qa9gICqCr2q8AJ%2FR98kJ4K4%2Bk%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eiffel.nl%2F&data=05%7C02%7Ci.van.der.coelen%40nijmegen.nl%7Cf432f01ad0cf48ce498708dccb27dce8%7C50a8fda284a94063b1b2db6af68e04ae%7C0%7C0%7C638608619461398677%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=sXT5fZXHLMKjyD72K3FUHJHnv%2Fdn6INijfFcRlck4Bg%3D&reserved=0


06
@nijmegen.nl

Bezoekadres: Korte Nieuwstraat 6 | 6511 PP Nijmegen| 
+31 (0)6 , @nijmegen.nl | Internet: |www.nijmegen.nl |
Van:  < @nijmegen.nl>
Verzonden: woensdag 10 juli 2024 08:33
Aan:  < @nijmegen.nl>
Onderwerp: Fwd: Verplich�ngnummer

, kan je dit verplichtingennummer doorgeven aan EIffel voor de volgende factuur.
Verzonden vanuit Outlook voor iOS

Van:  < @nijmegen.nl>
Verzonden: Wednesday, July 10, 2024 8:29:44 AM
Aan:  < @nijmegen.nl>
CC:  < @nijmegen.nl>; < @nijmegen.nl>
Onderwerp: RE: Verplich�ngnummer
Aangepaste verplich�ngnummer
Met vriendelijke groet,

Gemeente Nijmegen

@nijmegen.nl
bereikbaar op
maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag

Van:  < @nijmegen.nl>
Verzonden: woensdag 10 juli 2024 08:28
Aan:  < @nijmegen.nl>
CC:  < @nijmegen.nl>; < @nijmegen.nl>
Onderwerp: RE: Verplich�ngnummer
Goedemorgen ,
Wat ben jij snel! Dankjewel
Ik had later bijgaande mail gestuurd. Kan deze vpl verhoogd worden of moet ik een nieuwe maken?
dankjewel en werkze. Groetjes 
Van:  < @nijmegen.nl>
Verzonden: woensdag 10 juli 2024 07:34
Aan:  < @nijmegen.nl>
Onderwerp: Verplich�ngnummer
Met vriendelijke groet,

Gemeente Nijmegen
06 

@nijmegen.nl
bereikbaar op
maandag, dinsdag,
woensdag donderdag
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Voor verdere informatie over deze order kunt u contact opnemen met bovenstaande contactpersoon.

Factuuradres:
Gemeente Nijmegen
FA10 Bedrijfsadministratie afd. Crediteuren
Postbus 571
6500 AN NIJMEGEN

BTW-nummer: NL001479179B12
inkoopfacturen@nijmegen.nl

EIFFEL B.V.

POSTBUS 3142

6802 DC ARNHEM

Relatienummer: R004960

Verplichtingnr: VPL - 000000332058

09/07/2024Documentdatum:

Contactpersoon:

Leverdatum:

Betreft: , wil je een VPL aanmaken voor bijgaande factuur:
Ik verwacht later nog meer kosten dus maak ik even een verplichting aan voor 10.000,-- WOO kosten Valkhof Ten laste van
61441 D 43039 Eiffel BV uit Arnhem Bedrag € 10.000,--

Afleveradres:
GEMEENTE NIJMEGEN
AFDELING MO20
KORTE NIEUWSTRAAT 6,
6511 PP NIJMEGEN

Peppol:
KVK: 09220932

OIN: 00000001001479179000

Inkooporder

Omschrijving Prijs Totaal
WOO kosten Valkhof 15.000,00 15.000,00

18.150,00

3.150,00

Netto

BTW

Totaal

15.000,00

Op leveringen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Nijmegen van
toepassing. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op www.nijmegen.nl.

Dit formulier is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend.

Vermelding van het verplichtingennummer maakt deel uit van de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Nijmegen.

Pagina: 1

Wij willen de betaling van uw factuur graag snel en foutloos uitvoeren. Daarom verzoeken wij u het hierboven genoemde
VERPLICHTINGENNUMMER op uw facturen en andere correspondentie te vermelden.

Inkoopfacturen kunt u digitaal verzenden naar inkoopfacturen@nijmegen.nl of aanbieden via PEPPOL. De
gegevens van de gemeente vindt u rechtsboven.
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Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen
In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet Artikel Omschrijving Pagina's

Wet open overheid Art. 5.1 lid 2 sub e De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 1, 2, 3

Wet open overheid Art. 5.1 lid 2 sub f De bescherming van andere dan in het eerste lid, 

onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige 

bedrijfs- en fabricagegegevens

1


